
ELAZIĞ HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU 5.SINIF ÖĞRENCİ KAYIT KABUL SINAVI  
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Sıra Adı Soyadı Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam Puan Sonuç   
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 

 

1 FATMA MERYEM AZAR 10 2 9.33 7 1 6.67 4 0 4 5 0 5 12 0 12 7 1 6.67 45 4 43.67 451.394 KAZANDINIZ 
2 ESMA RABIA DEMİRBAŞ 9 3 8 8 0 8 5 0 5 5 0 5 10 2 9.33 7 1 6.67 44 6 42 438.210 KAZANDINIZ 
3 ECRIN SENA BAYRAK 11 1 10.67 8 0 8 4 1 3.67 5 0 5 10 2 9.33 6 2 5.33 44 6 42 436.553 KAZANDINIZ 
4 NİSA SENA BOZDUMAN 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 11 1 10.67 8 0 8 43 7 40.68 435.042 KAZANDINIZ 
5 ZÜLEYHA MENTEŞ 11 1 10.67 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 8 4 6.67 7 1 6.67 42 8 39.35 428.091 KAZANDINIZ 
6 SELEN ZEYNEP ORHAN 10 2 9.33 6 1 5.67 4 0 4 5 0 5 9 2 8.33 7 1 6.67 41 6 39 424.938 KAZANDINIZ 
7 ESMANUR TURAN 11 1 10.67 8 0 8 4 1 3.67 4 1 3.67 7 3 6 7 1 6.67 41 7 38.68 421.500 KAZANDINIZ 
8 MEHLIKA BULUTOĞLU 11 1 10.67 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 10 2 9.33 6 2 5.33 42 8 39.34 421.454 KAZANDINIZ 
9 ZEKİYE BERNA BERİ 11 1 10.67 6 2 5.33 3 2 2.33 4 1 3.67 10 2 9.33 7 1 6.67 41 9 38 419.230 KAZANDINIZ 
10 ZEYNEP ÖZDEMİR 9 3 8 6 2 5.33 4 1 3.67 4 1 3.67 12 0 12 6 1 5.67 41 8 38.34 412.907 KAZANDINIZ 
11 BETÜL RANA ÖZÇELİK 10 2 9.33 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 8 4 6.67 7 1 6.67 40 10 36.68 408.447 KAZANDINIZ 
12 MERYEM ASLI TURHAN 8 4 6.67 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 10 2 9.33 6 2 5.33 40 10 36.67 397.982 KAZANDINIZ 
13 ELİF ŞURA BAYRAMOĞLU 10 2 9.33 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 8 4 6.67 6 2 5.33 39 11 35.34 394.835 KAZANDINIZ 
14 ELIF AZRA BUZ 10 2 9.33 8 0 8 4 1 3.67 5 0 5 4 4 2.67 6 0 6 37 7 34.67 392.978 KAZANDINIZ 
15 KÜBRA SİNEN 8 4 6.67 7 1 6.67 4 1 3.67 3 2 2.33 8 4 6.67 8 0 8 38 12 34.01 391.638 KAZANDINIZ 
16 AYŞE İLÇİM 8 4 6.67 6 2 5.33 4 1 3.67 5 0 5 8 4 6.67 7 1 6.67 38 12 34.01 389.521 KAZANDINIZ 
17 ZÜMRA EFNA MERSİN 9 3 8 8 0 8 4 1 3.67 4 1 3.67 9 3 8 5 3 4 39 11 35.34 384.597 KAZANDINIZ 
18 ZELIHA DEMİR 9 3 8 6 1 5.67 5 0 5 5 0 5 8 4 6.67 5 3 4 38 11 34.34 384.236 KAZANDINIZ 
19 HALİME ÖZMEN 10 2 9.33 6 1 5.67 4 1 3.67 4 1 3.67 8 3 7 5 2 4.33 37 10 33.67 381.930 KAZANDINIZ 
20 EMİNE ESMA GÜLÜŞÜR 10 2 9.33 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 8 4 6.67 5 3 4 38 12 34.01 381.222 KAZANDINIZ 
21 SIDIKA ERVA SAĞLAM 9 2 8.33 8 0 8 4 1 3.67 5 0 5 7 5 5.33 5 3 4 38 11 34.33 380.316 KAZANDINIZ 
22 MÜNTAHA TÜMER 6 6 4 8 0 8 5 0 5 4 1 3.67 11 1 10.67 5 3 4 39 11 35.34 377.705 KAZANDINIZ 
23 ZEYNEP NİSA DEMİRELLİ 8 3 7 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 10 0 10 4 4 2.67 38 9 35.01 377.412 KAZANDINIZ 
24 ERVA KALI 9 3 8 8 0 8 3 2 2.33 4 0 4 9 3 8 5 3 4 38 11 34.33 377.210 KAZANDINIZ 
25 ELİF KEVSER UZUN 9 3 8 6 1 5.67 4 0 4 5 0 5 8 4 6.67 5 3 4 37 11 33.34 377.033 KAZANDINIZ 
26 ZEYNEP RANA TEŞTEK 9 2 8.33 5 2 4.33 3 1 2.67 4 1 3.67 7 3 6 6 2 5.33 34 11 30.33 364.679 KAZANDINIZ 
27 LATIFE MIRAY İLHAN 9 3 8 6 2 5.33 3 2 2.33 5 0 5 8 4 6.67 5 3 4 36 14 31.33 363.471 KAZANDINIZ 
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28 ELFİN KARAASLAN 9 3 8 5 3 4 3 1 2.67 3 1 2.67 8 3 7 6 1 5.67 34 12 30.01 363.121 KAZANDINIZ 
29 ELIF BERRA KARAASLAN 8 3 7 6 2 5.33 3 2 2.33 5 0 5 7 4 5.67 6 2 5.33 35 13 30.66 363.059 KAZANDINIZ 
30 ZEYNEP BEYZA OLGUN 10 2 9.33 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 7 5 5.33 4 4 2.67 36 14 31.34 359.689 KAZANDINIZ 
31 AYŞE ŞEVVAL DEMİRKOL 9 3 8 8 0 8 3 2 2.33 2 3 1 7 4 5.67 6 2 5.33 35 14 30.33 357.017 KAZANDINIZ 
32 EMİNE SU KESKİN 8 4 6.67 7 1 6.67 3 2 2.33 4 1 3.67 7 5 5.33 6 2 5.33 35 15 30 355.754 KAZANDINIZ 
33 AZRA BULUT 11 1 10.67 6 2 5.33 3 2 2.33 5 0 5 6 6 4 4 4 2.67 35 15 30 355.576 KAZANDINIZ 
34 ATİKE SARIOĞLU 9 2 8.33 7 1 6.67 3 2 2.33 4 0 4 6 2 5.33 4 1 3.67 33 8 30.33 354.428 KAZANDINIZ 
35 BEYZA NARİN 11 1 10.67 6 1 5.67 4 1 3.67 3 2 2.33 4 6 2 5 3 4 33 14 28.34 350.740 KAZANDINIZ 
36 HAYRUNİSA BARUTÇU 10 2 9.33 6 2 5.33 2 3 1 5 0 5 6 6 4 5 3 4 34 16 28.66 348.806 KAZANDINIZ 
37 AYŞENUR ESİN 8 4 6.67 7 1 6.67 5 0 5 4 1 3.67 7 5 5.33 4 4 2.67 35 15 30.01 347.735 KAZANDINIZ 
38 ESILA TAŞ 7 5 5.33 6 2 5.33 3 2 2.33 4 1 3.67 8 4 6.67 6 2 5.33 34 16 28.66 346.662 KAZANDINIZ 
39 EVVAB SUEDA GÜZELOCAK 8 3 7 8 0 8 4 1 3.67 3 2 2.33 6 5 4.33 5 3 4 34 14 29.33 345.868 KAZANDINIZ 
40 ZEYNEP NİSA TUNÇ 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 3 2 2.33 7 3 6 4 4 2.67 34 14 29.34 344.006 KAZANDINIZ 

AÇIKLAMA:    24.06.2024 - 28.06.2024 tarihleri arasında nüfus cüzdanı ile birlikte bizzat okula gelerek 
kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 


