
ELAZIĞ HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU 5.SINIF ÖĞRENCİ KAYIT KABUL SINAVI  
YEDEK KIZ ÖĞRENCİ LİSTESİ 

 

Sıra Adı Soyadı 
Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam 

Puan Sonuç D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 
1 HİLAL AKKUZULU 9 3 8 8 0 8 3 2 2.33 4 1 3.67 5 7 2.67 5 3 4 34 16 28.67 343.313 1.YEDEK 
2 ELVIN NISA ASLAN 9 3 8 7 1 6.67 3 2 2.33 2 3 1 6 5 4.33 6 2 5.33 33 16 27.66 342.863 2.YEDEK 
3 YÜSRA FIRAT 9 3 8 6 2 5.33 2 3 1 4 1 3.67 4 2 3.33 6 1 5.67 31 12 27 342.219 3.YEDEK 
4 ZEYNEP BUĞLEM BUDAK 8 3 7 5 3 4 4 0 4 4 1 3.67 4 6 2 6 1 5.67 31 14 26.34 341.587 4.YEDEK 
5 ZÜMRA ÖZÇELİK 9 3 8 4 4 2.67 3 2 2.33 4 0 4 5 4 3.67 6 2 5.33 31 15 26 340.147 5.YEDEK 
6 ZEYNEP TAŞTİMUR 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 6 6 4 3 4 1.67 34 15 29.01 339.645 6.YEDEK 
7 HAVVANUR DEMİREL 6 4 4.67 6 0 6 5 0 5 3 1 2.67 8 2 7.33 4 3 3 32 10 28.67 337.085 7.YEDEK 
8 MERYEM DOĞAN 9 3 8 8 0 8 3 1 2.67 3 2 2.33 5 2 4.33 4 3 3 32 11 28.33 336.540 8.YEDEK 
9 ZEYNEP TOPRAK 7 5 5.33 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 7 5 5.33 4 4 2.67 34 16 28.67 336.217 9.YEDEK 
10 MELİKE ERVA YALINKILIÇ 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 3 2 2.33 4 5 2.33 5 3 4 32 15 27 335.838 10.YEDEK 
11 NURSİMA GÖKTAN 9 3 8 6 2 5.33 4 1 3.67 5 0 5 5 7 2.67 4 4 2.67 33 17 27.34 335.701 11.YEDEK 
12 ZEYNEP NİSA BİÇERER 10 2 9.33 5 3 4 3 2 2.33 2 3 1 7 4 5.67 5 3 4 32 17 26.33 335.482 12.YEDEK 
13 HAVVANUR TUNÇ 7 4 5.67 6 1 5.67 4 0 4 5 0 5 4 6 2 5 2 4.33 31 13 26.67 333.852 13.YEDEK 
14 ERVANUR DEMİR 9 3 8 5 2 4.33 4 1 3.67 3 1 2.67 5 5 3.33 5 3 4 31 15 26 333.085 14.YEDEK 
15 ESMA ÖZDEMİR 11 1 10.67 6 2 5.33 3 2 2.33 5 0 5 3 9 0 4 4 2.67 32 18 26 331.815 15.YEDEK 
16 ELIF TOSUN 8 4 6.67 7 1 6.67 2 3 1 5 0 5 4 8 1.33 6 2 5.33 32 18 26 331.254 16.YEDEK 
17 YÜSRA ASLAN 9 3 8 6 2 5.33 2 3 1 5 0 5 3 9 0 6 2 5.33 31 19 24.66 327.879 17.YEDEK 
18 KÜBRA DURU YILMAZ 8 3 7 6 2 5.33 4 0 4 3 2 2.33 6 4 4.67 4 3 3 31 14 26.33 327.572 18.YEDEK 
19 ECRIN TEKDEMİR 8 4 6.67 7 1 6.67 2 3 1 4 1 3.67 8 4 6.67 4 4 2.67 33 17 27.35 326.846 19.YEDEK 
20 REYYAN ZEHRA KABAK 5 7 2.67 5 3 4 4 1 3.67 2 2 1.33 8 4 6.67 7 1 6.67 31 18 25.01 326.573 20.YEDEK 

 

 

 

01.07.2024 tarihinden itibaren açık kontenjan durumuna göre 1. Yedek sıradan başlayarak okul idaresi tarafından 
haberdar edileceksiniz. 


