
ELAZIĞ HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU 5.SINIF ÖĞRENCİ KAYIT KABUL SINAVI  
ERKEK ÖĞRENCİ KAZANAN LİSTESİ 

 

Sıra Adı Soyadı 
Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam 

Puan Sonuç D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 
1 YUSUF AKSÖZ 11 1 10.67 7 1 6.67 4 0 4 5 0 5 11 1 10.67 8 0 8 46 3 45.01 467.865 KAZANDINIZ 
2 BİLAL GÖK 10 2 9.33 7 1 6.67 3 2 2.33 4 1 3.67 12 0 12 8 0 8 44 6 42 444.138 KAZANDINIZ 
3 MUHAMMED FURKAN EVLİYAOĞLU 10 2 9.33 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 10 2 9.33 7 1 6.67 43 7 40.67 433.153 KAZANDINIZ 
4 ÖMER YILMAZ 11 1 10.67 8 0 8 3 2 2.33 5 0 5 10 2 9.33 6 2 5.33 43 7 40.66 426.950 KAZANDINIZ 
5 YUSUF ENSAR ÖZDEMİR 8 4 6.67 8 0 8 5 0 5 5 0 5 11 1 10.67 6 2 5.33 43 7 40.67 421.739 KAZANDINIZ 
6 KEREM DÜNDAR 9 3 8 8 0 8 5 0 5 5 0 5 11 1 10.67 5 3 4 43 7 40.67 418.906 KAZANDINIZ 
7 YUSUF HÜSEYİN ÇAVUŞ 10 2 9.33 8 0 8 4 1 3.67 4 1 3.67 10 2 9.33 6 2 5.33 42 8 39.33 416.909 KAZANDINIZ 
8 YUSUF KAĞAN İNCİR 11 1 10.67 8 0 8 4 1 3.67 3 2 2.33 9 3 8 6 2 5.33 41 9 38 410.903 KAZANDINIZ 
9 YUSUF EREN KILIÇ 10 1 9.67 8 0 8 3 1 2.67 4 1 3.67 11 1 10.67 5 3 4 41 7 38.68 406.709 KAZANDINIZ 
10 BİLAL EFE ALTUNÖZ 8 3 7 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 11 0 11 6 1 5.67 40 7 37.68 405.116 KAZANDINIZ 
11 MUHAMMED BATUHAN KILIÇ 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 11 1 10.67 5 3 4 41 9 38.01 403.069 KAZANDINIZ 
12 UMEYR URUBOĞLU 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 9 2 8.33 6 2 5.33 40 9 37 402.821 KAZANDINIZ 
13 YUSUF KARABULUT 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 12 0 12 5 3 4 41 9 38.01 402.125 KAZANDINIZ 
14 MUHAMMED TALHA KARAOĞLAN 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 9 3 8 6 2 5.33 40 10 36.67 400.841 KAZANDINIZ 
15 HALIL İBRAHİM İLBAŞ 11 1 10.67 8 0 8 5 0 5 4 1 3.67 7 5 5.33 5 3 4 40 10 36.67 399.917 KAZANDINIZ 
16 MUSTAFA ARAS EROĞLU 9 3 8 6 2 5.33 5 0 5 5 0 5 9 2 8.33 5 2 4.33 39 9 35.99 395.981 KAZANDINIZ 
17 ALPEREN ALTUN 10 2 9.33 6 2 5.33 5 0 5 5 0 5 10 2 9.33 4 4 2.67 40 10 36.66 395.684 KAZANDINIZ 
18 SÜLEYMAN YİĞİT TOHUMCU 10 2 9.33 7 1 6.67 5 0 5 5 0 5 9 3 8 4 4 2.67 40 10 36.67 393.997 KAZANDINIZ 
19 AHMET FARUK KUYUCU 8 4 6.67 7 1 6.67 2 3 1 4 0 4 11 1 10.67 7 1 6.67 39 10 35.68 393.661 KAZANDINIZ 
20 MUSAB GÖKTAN GÜR 9 3 8 7 1 6.67 4 0 4 3 0 3 7 2 6.33 7 1 6.67 37 7 34.67 393.657 KAZANDINIZ 
21 ALİ DEMİRPOLAT 11 1 10.67 7 1 6.67 4 1 3.67 3 2 2.33 11 1 10.67 4 4 2.67 40 10 36.68 393.285 KAZANDINIZ 
22 MAHMUT YAVUZ KAYA 10 2 9.33 8 0 8 4 0 4 4 1 3.67 10 2 9.33 4 4 2.67 40 9 37 392.084 KAZANDINIZ 
23 HASAN KILIÇ 7 5 5.33 6 2 5.33 5 0 5 3 2 2.33 12 0 12 6 2 5.33 39 11 35.32 388.684 KAZANDINIZ 
24 MEHMET RESUL SUİÇER 10 2 9.33 6 2 5.33 4 1 3.67 3 2 2.33 10 1 9.67 5 2 4.33 38 10 34.66 387.348 KAZANDINIZ 
25 YİĞİT BURAK ULUS 9 3 8 6 2 5.33 3 2 2.33 5 0 5 9 3 8 6 2 5.33 38 12 33.99 385.004 KAZANDINIZ 
26 EYMEN KARA 8 3 7 6 1 5.67 4 1 3.67 4 0 4 11 1 10.67 5 3 4 38 9 35.01 383.661 KAZANDINIZ 
27 ABDULLAH MESUD KARAKAŞ 9 3 8 7 1 6.67 5 0 5 5 0 5 7 4 5.67 5 3 4 38 11 34.34 382.971 KAZANDINIZ 
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Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam 

Puan Sonuç D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 
28 MUHAMMED EMİR DEMİRBAĞ 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 2 3 1 10 2 9.33 6 2 5.33 38 12 34 382.167 KAZANDINIZ 
29 ÖMER HÜDAYİ IŞILDAK 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 4 1 3.67 9 3 8 5 3 4 38 12 34.01 378.364 KAZANDINIZ 
30 HÜSEYIN FATİH POLAT 7 5 5.33 6 2 5.33 4 1 3.67 4 1 3.67 9 3 8 7 1 6.67 37 13 32.67 377.798 KAZANDINIZ 
31 YUSUF KEREM YILMAZ 11 1 10.67 7 1 6.67 5 0 5 4 1 3.67 3 8 0.33 6 2 5.33 36 13 31.67 377.595 KAZANDINIZ 
32 AHMET PARILDAY 8 4 6.67 7 1 6.67 3 1 2.67 5 0 5 8 4 6.67 6 2 5.33 37 12 33.01 374.939 KAZANDINIZ 
33 MUHAMMED YİĞİT CAVLAK 11 0 11 7 1 6.67 4 0 4 4 1 3.67 5 7 2.67 5 3 4 36 12 32.01 373.335 KAZANDINIZ 
34 MUHAMMED ÖZGÜR AYDIN 8 4 6.67 8 0 8 4 1 3.67 3 2 2.33 10 2 9.33 5 3 4 38 12 34 372.874 KAZANDINIZ 
35 EMİN SAİD TUNÇ 10 2 9.33 7 1 6.67 4 0 4 4 1 3.67 8 3 7 4 4 2.67 37 11 33.34 371.990 KAZANDINIZ 
36 TIMUR EYMEN KILIÇ 11 1 10.67 6 2 5.33 2 3 1 3 2 2.33 8 4 6.67 6 2 5.33 36 14 31.33 371.310 KAZANDINIZ 
37 TOPRAK ALI PAMUKBASAN 9 3 8 6 2 5.33 2 3 1 4 1 3.67 9 3 8 6 2 5.33 36 14 31.33 366.537 KAZANDINIZ 
38 MUHAMMED TAHA ERSÖZ 8 4 6.67 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 6 6 4 6 2 5.33 36 14 31.34 366.301 KAZANDINIZ 
39 FERHAT ÜNAL 9 3 8 8 0 8 4 1 3.67 3 2 2.33 9 3 8 4 3 3 37 12 33 365.523 KAZANDINIZ 
40 FAİK AYAZ BAHÇECİ 10 2 9.33 4 4 2.67 5 0 5 3 2 2.33 8 4 6.67 5 3 4 35 15 30 363.260 KAZANDINIZ 

AÇIKLAMA:    24.06.2024 - 28.06.2024 tarihleri arasında nüfus cüzdanı ile birlikte bizzat okula gelerek 
kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 


