
ELAZIĞ HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU 5.SINIF ÖĞRENCİ KAYIT KABUL SINAVI  
YEDEK ERKEK ÖĞRENCİ LİSTESİ 

 

Sıra Adı Soyadı 
Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam 

Puan Sonuç D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 
1 HAMZA HALİD TOSUN 7 5 5.33 8 0 8 3 0 3 5 0 5 8 3 7 5 3 4 36 11 32.33 361.162 1.YEDEK 
2 MUHAMMED TAHA DEMİRELLİ 10 2 9.33 7 1 6.67 2 3 1 4 1 3.67 6 6 4 6 2 5.33 35 15 30 359.788 2.YEDEK 
3 ABDULLAH MİRZA EROĞLU 9 2 8.33 7 0 7 4 1 3.67 4 1 3.67 7 3 6 4 4 2.67 35 11 31.34 357.124 3.YEDEK 
4 ÖMER ZAKİR DURAN 8 4 6.67 7 1 6.67 4 0 4 4 1 3.67 7 4 5.67 5 3 4 35 13 30.68 356.125 4.YEDEK 
5 AHMET BİÇER 9 3 8 7 1 6.67 3 2 2.33 4 1 3.67 7 5 5.33 5 3 4 35 15 30 352.920 5.YEDEK 
6 ALİ UĞUR 7 3 6 6 1 5.67 4 1 3.67 4 1 3.67 7 2 6.33 5 2 4.33 33 10 29.67 351.023 6.YEDEK 
7 TAHA REİS ÖZCAN 8 4 6.67 8 0 8 3 2 2.33 4 1 3.67 9 3 8 4 4 2.67 36 14 31.34 350.603 7.YEDEK 
8 ÖMER ÜRÜM 9 3 8 6 2 5.33 5 0 5 1 4 -0.33 9 2 8.33 4 2 3.33 34 13 29.66 350.313 8.YEDEK 
9 MUSTAFA KAĞAN DOĞAN 8 3 7 7 1 6.67 3 2 2.33 4 0 4 9 3 8 4 4 2.67 35 13 30.67 349.280 9.YEDEK 
10 MUHAMMED YUSUF KAYA 9 3 8 7 1 6.67 4 1 3.67 2 3 1 7 3 6 5 3 4 34 14 29.34 348.754 10.YEDEK 
11 ABDULKADIR EVLİYAOĞLU 8 1 7.67 6 1 5.67 4 1 3.67 3 1 2.67 6 4 4.67 5 2 4.33 32 10 28.68 347.948 11.YEDEK 
12 AHMET DAVUT YÜKSEL 9 3 8 6 2 5.33 3 2 2.33 5 0 5 6 6 4 5 3 4 34 16 28.66 347.631 12.YEDEK 
13 ALPEREN TEŞTEK 7 5 5.33 7 1 6.67 4 0 4 2 2 1.33 8 2 7.33 5 2 4.33 33 12 28.99 343.137 13.YEDEK 
14 AKİF DOĞAN 8 3 7 6 2 5.33 3 1 2.67 2 2 1.33 9 3 8 5 3 4 33 14 28.33 341.331 14.YEDEK 
15 ÖZGÜR DENİZ SERTDEMİR 6 6 4 7 1 6.67 4 1 3.67 5 0 5 9 3 8 4 4 2.67 35 15 30.01 341.279 15.YEDEK 
16 FATIH YEŞİLYAPRAK 10 1 9.67 4 4 2.67 5 0 5 5 0 5 4 7 1.67 4 4 2.67 32 16 26.68 340.370 16.YEDEK 
17 MUHAMMED SADIK ASLAN 8 4 6.67 6 2 5.33 4 0 4 2 2 1.33 8 4 6.67 5 3 4 33 15 28 340.319 17.YEDEK 
18 AHMET MUSA ÇALA 7 5 5.33 5 3 4 2 3 1 5 0 5 8 4 6.67 6 2 5.33 33 17 27.33 339.690 18.YEDEK 
19 HÜSEYİN EMİR DİNAK 9 3 8 6 2 5.33 4 1 3.67 2 3 1 7 5 5.33 5 3 4 33 17 27.33 338.560 19.YEDEK 
20 MUHAMMED EMİR AKGÜNDÜZ 8 4 6.67 7 1 6.67 2 3 1 4 1 3.67 6 6 4 6 2 5.33 33 17 27.34 338.230 20.YEDEK 

 

 

 

01.07.2024 tarihinden itibaren açık kontenjan durumuna göre 1. Yedek sıradan başlayarak okul idaresi tarafından 
haberdar edileceksiniz. 


